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Camila Cristina Kalef

De: Camila Cristina Kalef <camila.kalef@joinville.sc.gov.br> em nome de
suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br

Enviado: Qua 14/03/2018 08:50
Para: dilnei@emais.eng.br <dilnei@emais.eng.br>
Assunto: RES: Solicitação de Esclarecimento Tomada de Preços Nº 023/2018
Modificado: Qua 14/03/2018 08:50

Prezado Sr. Dilnei,
 
Segue resposta elaborada pela Engenheira Tereza C. S. Couto, Gerente da Unidades de Obras, quanto ao questionamento
realizado, por meio do MEMORANDO SEI Nº 1600899/2018 - SES.UOS.AOB:
 
"Em relação ao item 7.6.1.3 - Da Qualificação Técnica, os atestados apresentados poderão ser de outro tipo de edificação, não
apenas  de posto de saúde, visto que observamos a similaridade das edificações e não a sua finalidade.
Em relação a composição de orçamento, foram feitas cotações com empresas do ramo.
Quanto aos valores de entrega dos projetos, estes deverão estar embutidos nos orçamentos de projeto.
Por fim, os serviços a serem entregues com a execução deste processo serão os listados no Edital, bem como as
complementações cabíveis aos projetos."
 
Além disso, ressalto que o processo está disponível para vistas, de acordo com o teor do Art. 3º, § 3º, da Lei Federal 8666/93.
 
 
Atenciosamente, 
Camila Cristina Kalef
Secretaria Municipal de Saúde 
Gerência de Compras, Contratos e Convênios 
Setor de Suprimentos
Fone: (47) 3481-5129
 

 

-----Mensagem original-----
De: dilnei@emais.eng.br
Enviado: Ter 13/03/2018 18:24
Assunto: ENC: Solicitação de Esclarecimento Tomada de Preços Nº 023/2018
Para: Suprimentos Saude <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>; 
Prezados, boa tarde!
Não recebemos retorno do questionamento encaminhado, alguma posição?
 
Att.

 
 
 
De: dilnei@emais.eng.br [mailto:dilnei@emais.eng.br] 
Enviada em: terça-feira, 6 de março de 2018 11:27
Para: 'suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br' <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>
Cc: 'jacson@emais.eng.br' <jacson@emais.eng.br>
Assunto: Solicitação de Esclarecimento Tomada de Preços Nº 023/2018
Prioridade: Alta
 
Prezados, bom dia!
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A E+Plan engenharia LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ 15.018.870/0001-65, tendo examinado o edital e seus anexos,
vem por meio do presente solicitar os seguintes esclarecimentos:
 

1.       Em relação ao item 7.6.1.3-da qualificação técnica, os atestados a serem apresentados deverão referir-se a
edificações de saúde, ou serão aceitos acervos referente a qualquer tipo de edificação (ex.:obras residenciais)?
 

2.       Acerca dos valores unitários utilizados na composição do orçamento do presente edital, foi utilizada qual referência?
Em caso de ter sido realizada cotação, favor disponibilizar os orçamentos utilizados para composição dos preços, uma
vez que os valores constantes em alguns itens se constituem irrisórios.
 

3.       O termo de referência solicita que para cada projeto seja apresentado o quantitativo de materiais e planilhas
orçamentárias (material e mão-de-obra), e prevê  ainda que deverão ser entregues três vias
impressas de cada projeto, no entanto não identificamos no orçamento os valores referentes a estes
serviços, favor esclarecer.
 

4.       De acordo com o item III-Resultados (produtos) da execução dos serviços, do termo de referência:
             ‘’ O produto final deste termo de referência deverá ser o Projeto de engenharia
Executivo, com detalhamentos,
             acompanhados de Memorial Descritivo, especificações, Orçamento e Cronograma,
todos aprovados e em condições de serem licitados.’’
Ficamos com dúvidas acerca do orçamento e cronograma referentes a atividades que não constam dos projetos
contratados( por exemplo serviços referentes ao projeto arquitetônico como execução de                      revestimentos,
pisos, esquadrias, pinturas e acabamentos), estes serviços não ficaram a cargo da contratada? Em caso positivo ,
como serão remunerados, uma vez que não constam  em orçamento?
 
 
Sendo o que havia para o momento ficamos no aguardo de seu retorno.
 
Att.
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