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Camila Cristina Kalef

De: Camila Cristina Kalef <camila.kalef@joinville.sc.gov.br> em nome de
suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br

Enviado: Ter 11/04/2017 10:38
Para: damiane.hc@hotmail.com <damiane.hc@hotmail.com>, Suprimentos Saude

<suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>, Luciana Dambros
<luciana.dambros@joinville.sc.gov.br>

Assunto: RES: Planilha licitação UBSF Bakitas
Modificado: Ter 11/04/2017 10:38

Prezadas, bom dia
 
Ao analisar a planilha e em contato com a equipe técnica, constatou­se tratar apenas de merro erro de digitação. Ao fazer o
cálculo correto do percentual do BDI no valor unitário, o valor total se mantém inalterado. Sendo assim, a Comissão entende
que não será necessária a formalização de errata e prorrogação da abertura, ficando esclarecido, desde já, que não haverá
alteração no valor licitado. 
 
Fico à disposição para eventuais esclarecimentos. 
 
Atenciosamente,
Camila Cristina Kalef
Presidente da Comissão Permanente 
Secretaria Municipal de Saúde 
Gerência da Unidade Administrativa e Financeira
Setor de Suprimentos
Fone: (47) 3481­5129
 

 

­­­­­Mensagem original­­­­­
De: Luciana Dambros <luciana.dambros@joinville.sc.gov.br>
Enviado: Seg 10/04/2017 13:34
Assunto: ENC: Planilha licitação UBSF Bakitas
Para: Suprimentos Saude <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>; 
Boa Tarde;
Segue abaixo dúvida da Damiane relacionado ao edital do Bakitas.
 
Att;
Luciana 
 

­­­­­Mensagem original­­­­­
De: Damiane HC <damiane.hc@hotmail.com>
Enviado: Sex 07/04/2017 15:23
Assunto: Planilha licitação UBSF Bakitas
Para: Luciana Dambros <luciana.dambros@joinville.sc.gov.br>; Luciana Dambrós
<engenheiralucianasaude@gmail.com>; 
Boa tarde Eng. Luciana
 
Conforme conversamos, no item 7.02.01, na coluna “Preço total c/ BDI” não consta os valores com BDI,
então as colunas “Preço total sem BDI” e ”Preço total Com BDI” estão iguais.
Porém o valor total do Item 07.02 está correto, não alterando o valor total da licitação.
 
Apenas peço que façam a correção para evitar transtornos entre nós, concorrentes, no ato da abertura da
proposta.
 
Agradeço pela atenção.
 

RODAPÉ DAMI (BC)

 


